14/06/23, 11:54 Zimbra

Zimbra cdemarco@comune.genova.it

Re: SERVIZIO DI GRAFICA E ALLESTIMENTO PER LA MOSTRA LA GIOIA DI SCRIVERE WISLAWA SZIMBORSKA 1923-2023
PRESSO IL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI VILLA CROCE

Da : Chiara De Marco <cdemarco@comune.genova.it> mer, 14 giu 2023, 10:54

Oggetto : Re: SERVIZIO DI GRAFICA E ALLESTIMENTO PER LA MOSTRA LA GIOIA DI SCRIVERE WISLAWA @27 allegati
SZIMBORSKA 1923-2023 PRESSO IL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI VILLA CROCE

A : amministrazione <amministrazione@colombografichesrl.it>

Cc: serrati francesca <fserrati@comune.genova.it>, Riccardo Cavanna <rcavanna@comune.genova.it>,
Tiezzi <tiezzi@colombografiche.it>

Buongiorno,

veramente a tempo di record... invio l'ordine 2023_2253 per il servizio di grafica e allestimento per la mostra “La gioia di
scrivere. Wislawa Szimborska” presso il Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, come meglio descritto nelle
Condizioni Particolari del Servizio che allego.

Inoltre, in allegato inviamo dichiarazioni ex Art.80 e art.53 (pantouflage) da compilare e rinviare corredati di documenti di identita.
Appena la Dott.ssa Serrati dara il suo benestare, se il servizio € stato reso nella sua interezza, potrete procedere all'invio della fattura.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Chiara De Marco

Comune di Genova

Direzione Politiche Culturali

Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
Via del Seminario 16

tel.: 0105576003 cell:3669374389
email: cdemarco@comune.genova.it
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Da: "Chiara De Marco" <cdemarco@comune.genova.it>

A: "amministrazione" <amministrazione@colombografichesrl.it>

Cc: "serrati francesca" <fserrati@comune.genova.it>, "Riccardo Cavanna" <rcavanna@comune.genova.it>, "Tiezzi"
<tiezzi@colombografiche.it>

Inviato: Venerdi, 9 giugno 2023 13:13:40

Oggetto: Re: SERVIZIO DI GRAFICA E ALLESTIMENTO PER LA MOSTRA LA GIOIA DI SCRIVERE WISLAWA
SZIMBORSKA 1923-2023 PRESSO IL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI VILLA CROCE

Gentilissimo,

invio la bozza di condizioni di servizio come aggiornate in base ai N° 2 Pannelli Mesh esterni.

Da vostri preventivi I'importo complessivo del servizio & quantificato in € 20.960,00 (precedente preventivo) + € 2.300,00
(pannelli ocean race di cui riallego Vs. preventivo) = € 23. 260,00

Nella trattativa inserird un importo a base di gara pari a € 23.300,00 e voi ribasserete in MePA a €23.260 come da
vostra richiesta.

Rimango in attesa di vostro gentile riscontro e segnalazione di modifiche.

Lunedi potrete contattarmi ai numeri in calce per procedere in MePA.

Un cordiale saluto

Chiara De Marco

Comune di Genova

Direzione Politiche Culturali

Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
Via del Seminario 16

tel.: 0105576003 cell:3669374389
email: cdemarco@comune.genova.it
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14/06/23, 11:54 Zimbra

Da: "amministrazione" <amministrazione@colombografichesrl.it>

A: "Chiara De Marco" <cdemarco@comune.genova.it>

Cc: "serrati francesca" <fserrati@comune.genova.it>

Inviato: Lunedi, 5 giugno 2023 10:36:52

Oggetto: Re: SERVIZIO DI GRAFICA E ALLESTIMENTO PER LA MOSTRA LA GIOIA DI SCRIVERE WISLAWA
SZIMBORSKA 1923-2023 PRESSO IL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI VILLA CROCE

Buongiorno,
come da telefonata intercorsa alleghiamo il documento integrato con tutti i dettagli.
Restiamo a disposizione e in attesa di ulteriori, un cordiale saluto.

11 01/06/23 12:02, Chiara De Marco ha scritto:

Buongiorno,

vi contatto in merito al servizio in oggetto con riferimento al preventivo da voi inviato, che per comodita
allego.

Per potervi affidare il servizio, visto I'importo, € necessario procedere con la trattativa in MePA. Allego la
bozza di condizioni particolari del servizio dove all'oggetto € riportato quanto dichiarato nel vostro
preventivo.

Necessito di dettaglio della prestazione (perché non esplicitata nel preventivo), che potete modificare nel
documento word.

| servizi accettati sono tutti tranne le eventuali riparazioni. Da notare che l'importo inserito a basa d'asta
leggermente superiore per consentirvi di fare il ribasso, ottenendo la cifra da voi richiesta nel preventivo.
Rimango a vostra disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

Chiara De Marco

Comune di Genova

Direzione Politiche Culturali

Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
Via del Seminario 16

tel.: 0105576003 cell:3669374389
email: cdemarco@comune.genova.it
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== dichiarazione art 53 pantouflage.docx
14 KB

== dichiarazione ex art 80.doc
60 KB

== 2023_2253 Colombo.pdf
75 KB

==  CONDIZIONI PARTICOLARI Colombo.pdf
233 KB
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