Siri Gian Luigi

Da: Fabio Camagna <fabiocamagna@maestripieri.it>
Inviato: martedi 10 gennaio 2023 14:40

A: Siri Gian Luigi

Cc: Antonella Picconi

Oggetto: R: Preventivo plastificatrice

Allegati: Scheda tecnica 6000L.pdf; Scheda.pdf

Buongiorno Siri,

si propone :

Plastifiéatrice GBC fusion plus 6000L fino a formato A3 codice 16205 euro 319,00 +iva 22%
Tempi di consegna 7/10 gg

Allego .scheda prodotto

Resto a completa disposizione

Fabio Camagna
Maesttripieri S.r.L

Uff +39.010 7548045 diretto 010 3048615
Fax +39.010 7268036

e-mail: fabiocamagna@maestripieri.it
Web: www.maestripiert.it ...registrati!

consulta il catalogo on-line
Informativa ai sensi del codice della Privacy: https://www.maestripieri.it/content/6-privacy-policy

Da: Siri Gian Luigi <gsiri@comune.genova.it>

Inviato: martedi 10 gennaio 2023 13:23

A: Fabio Camagna <fabiocamagna@maestripieri.it>

Cc: Antonella Picconi <antonellapicconi@maestripieri.it>
Oggetto: Preventivo plastificatrice

Buongiorno

Ci servirebbe una plastificatrice da utilizzare nel nostro Centro Stampa interno. Potreste inoltrarci preventivo per una
plastificatrice formati A4 ed A3 per un uso pil intenso rispetto ad un piccolo ufficio, senza arrivare ad attrezzature
professionali, allegando anche la scheda tecnica?

Potreste quotarci a parte anche i materiali di consumo per plastificare in A/4 ed A/3?
Cordiali saluti

Gian Luigi Siri

Comune di Genova

Direzione Stazione Unica Appaltante
Settore Beni e Servizi



