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Zimbra rtrucchi@comune.genova.it

Re: richiesta preventivo proto n. 419572 del 15/9/2023

! Da : info@pitto.it lun, 25 set 2023, 10:30
Oggetto : Re: richiesta preventivo proto n. 419572 del 21 allegato
15/9/2023

A : culturamatitone@comune.genova.it

Cc : Trucchi Rossana <rtrucchi@comune.genova.it>,
Beccarini Manuela <mbeccarini@comune.genova.it>

Rispondi a : info@pitto.it
Buongiorno,

l'ideale sarebbe stamparlo su alluminio dibond, il prezzo & euro 100 +
IVA

montaggio compreso
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cordiali saluti
Pitto

Il 25/09/2023 10:16, culturamatitone@comune.genova.it ha scritto:

Buongiorno,
ad integrazione della fornitura gia concordata, Vi chiediamo il preventivo di
un altro pannello in forex con le seguenti caratteristiche:

N. 1 pannello da posizionare all'esterno della Biblioteca Berio (con tasselli
sul muro gia presenti)

Misure: 110x110 cm

Materiale: forex o similari (da esterno)

Grafica: fornita dalla Biblioteca Berio

In attesa di un Vs. sollecito riscontri, porgiamo cordiali saluti
Rossana Trucchi

Comune di Genova

Direzione di Area Politiche Culturali

Gestione Risorse e Sistema Teatro e Spettacolo

Via di Francia,1 Matitone - 20° piano
16149 Genova
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Da: "info" <info@pitto.it>

A: "culturamatitone" <culturamatitone@comune.genova.it>

Cc: "Trucchi Rossana" <rtrucchi@comune.genova.it>, "Beccarini Manuela"
<mbeccarini@comune.genova.it>, "bonanno danilo"
<dbonanno@comune.genova.it>

Inviato: Mercoledi, 20 settembre 2023 10:21:32

Oggetto: Re: richiesta preventivo proto n. 419572 del 15/9/2023

grazie
attendiamo vostre indicazioni ed invio file prossimamente

cordiali saluti
pitto

11 20/09/2023 10:01, culturamatitone@comune.genova.it ha scritto:

Buongiorno,

con la presente Vi comunichiamo, in via informale, che il Vs
preventivo per la realizzazione e personalizzazione di pannelli
forex a Euro 30,00 caduno + IVA 22%, & stato accettato.

Nel dettaglio dovranno essere realizzati:

- n. 20 pannelli per evento Rolli Days che si terra dal 13 al 15
ottobre c/o Biblioteca Berio;

- n. 20 pannelli per evento Bicentenaio Biblioteca Berio.

Seguiranno ulteriori informazioni sia tecniche che amministrative.
Cordiali saluti

Rossana Trucchi

Comune di Genova

Direzione di Area Politiche Culturali

Gestione Risorse e Sistema Teatro e Spettacolo

Via di Francia,1 Matitone - 20° piano
16149 Genova

Da: "info" <info@pitto.it>

26/09/2023, 09:14
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A: "culturamatitone" <culturamatitone@comune.genova.it>

Cc: "Trucchi Rossana" <rtrucchi@comune.genova.it>, "Beccarini
Manuela" <mbeccarini@comune.genova.it>

Inviato: Lunedi, 18 settembre 2023 14:57:32

Oggetto: Re: richiesta preventivo proto n. 419572 del 15/9/2023

Buongiorno,
in allegato il preventivo richiesto

cordiali saluti
|. Pitto

Pitto-P.Zeta sn.

REALIZZAZIONI PUBBLICITARIE

www.pitto.it - info@pitto.it

Via Vincenzo Ricci 16 R canc.

16122 Genova

Tel. 010 565606 - Fax 010 2921649

I NOSTRI ORARI ?
dal lunedi al venerdi: 8,30-13 / 14-17,30

PRIVACY

L informazioni conlénub in questo MESSappio Sono rservale & confidenziall Il lono uliizzo o al dostin ol , Pt b finalitd
indiCate nel Messaggio stesso. Qualord Lol non fosse 1a porsona a cui d prosente , La imvitiamo ad dal Suo Sistema ed a distruggers
b varke cOphe 0 Slampe, dandocens gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio @ contrasio al principd ded 0.gs 196403, La Pitio P Zeta s1l. opera in conlormita

Drigs 196/2003. Per afletto dell'Art. 13 della slessa legge, & Vs, diritto chiedere la reftifica o la cancellazions ded Vs. dati personali dal ns. databasa rivolgendosi alla
mail el mittente

Il 15/09/2023 12:10, culturamatitone@comune.genova.it ha
scritto:

Buongiorno,

con la presente si allega la richiesta un'offerta
dettagliata per servizio di realizzazione e
personalizzazione pannelli forex come meglio indicato
sulla richiesta stessa.

Si prega di voler rispondere entro e non oltre martedi
19 p.v. ore 18.00.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,
porgiamo cordiali saluti

Rossana Trucchi

Comune di Genova

Direzione di Area Politiche Culturali

Gestione Risorse e Sistema Teatro e Spettacolo
Via di Francia,1 Matitone - 20° piano

16149 Genova

26/09/2023, 09:14
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https://zimbra.comune.genova.it/zimbra/h/printmessage?id=42319&t...

Pitto-P.Zeta sn.

REALIZZAZIONI PUBBLICITARIE

www.pitto.it - info@pitto.it

Via Vincenzo Ricci 16 R canc.

16122 Genova

Tel. 010 565606 - Fax 010 2921649

| NOSTRI ORARI .?
dal lunedi al venerdi: 8,30-13 / 14-17,30

PRIVACY

L informazioni contonute in quasto messapgio sono riservale o conlidenziali |l loro ulilizzo o consontilo escusivaments al destinatano del messaggio, per ke finalith
ingicati nel Messaggio stesso. Oualora Ll non 105sa La parsona a cui il prosents messaggio & Gostinato, La invitiamo ad eliminaro dal Suo Sistema od a distruggent
le varke copie 0 siampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni ulilizzo improprio e° contrasio ai princips del [.igs 196/03, La Pitio P-Zeta sr. opera in conlormita

Doigs 196/2003. Per efletio dell'An. 13 della stessa legge. & Vs, diitto chiedere [a rettifica o la cancellaziona ded Va. dati personali dal ns. database rivoigendosi alla
mail ded rmittante

Click here to report this email as spam.

Comune di Genova

Direzione di Area Politiche Culturali

Gestione Risorse e Sistema Teatro e Spettacolo
Via di Francia,1 Matitone - 20° piano

16149 Genova

26/09/2023, 09:14
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Pitto-P. Zeta sn.

REALIZZAZIONI PUBBLICITARIE
www.pitto.it - info@pitto.it

Via Vincenzo Ricci 16 R canc.
16122 Genova

Tel. 010 565606 - Fax 010 2921649

| NOSTRI ORARI ?

dal lunedi al venerdi: 8,30-13 / 14-17,30

PRIVACY

Le informazioni cononub in quasto MEssaggio sono riservale o conlidenziall. Il lono ulilizzo @ consentito esclusivamante al destinatano del messaggio, per ke inalitd
ingicate el Messaggio siess0. Cualora Lol non 10550 1a parscna a cul il prosents messaggio & oostinato, La invitizma a0 eliminanc dal Suo Sistema od a cisiruggens
e varky cople o siamgse, dandecens gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio e contraso ai princapd del D lgs 19603, La Pitio P Zeta sil. opera in conlormila
D.igs 196/2003. Per efletio dell’Ar. 13 della slessa legge, & Vs. dieitto chieders La reftifica o la cancellaziona dei Vs. dali personali dal ns. database rivolgendosi alla
mail dad mittenite
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